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Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.45 9.18 5.39 4.71 4.23 3.30 5.30 3.68 4.08 4.01 3.48 2.85 4.41 7.51 1.90 9.85 7.76 7.26 36.72 35.84 24.78 201.391

İl Ortalaması 10.36 7.92 7.72 5.51 3.64 4.30 6.54 2.82 5.60 4.86 3.00 3.86 5.33 6.54 3.15 12.15 6.23 10.08 44.76 30.15 34.71 244.510
Okul Ortalaması 7.81 8.77 4.88 4.96 3.92 3.65 6.73 2.54 5.89 2.73 2.04 2.05 2.62 5.15 0.90 10.19 6.50 8.03 35.04 28.92 25.40 198.984

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 3 - AHMET 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 11 5 9.33 18 2 17.33 72.00 14.00 67.32 395.244 1292 45 22 1
2 197 - KARDELEN KILIÇ 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 1 7.67 9 1 8.67 4 6 2.00 17 3 16.00 63.00 16.00 57.67 336.548 3617 138 72 2
3 101 - FATMA YURDAKUL 8 / A 15 5 13.33 6 3 5.00 10 0 10.00 6 1 5.67 4 2 3.33 13 5 11.33 54.00 16.00 48.66 296.489 6503 221 114 3
4 561 - UMUT BARIŞYOLCİ 8 / A 7 11 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 9 6 7.00 19 1 18.67 53.00 30.00 43.00 292.593 6743 235 125 4
5 0 - DEVA KAYACAN 8 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 1 6.67 3 3 2.00 13 7 10.67 52.00 21.00 45.01 283.748 7446 253 133 5
6 457 - MUSTAFA SÖYLEMEZ 8 / A 10 7 7.67 7 2 6.33 9 1 8.67 1 2 0.33 3 3 2.00 15 5 13.33 45.00 20.00 38.33 259.007 9770 310 162 6
7 23 - KÜBRANUR TON 8 / A 12 6 10.00 5 5 3.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 2 5 0.33 13 5 11.33 42.00 26.00 33.33 245.644 11106 345 181 7
8 246 - DAMLA DUMAN 8 / A 8 8 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 0 5.00 3 2 2.33 14 6 12.00 42.00 24.00 33.99 237.733 11907 364 194 8
9 237 - CANSU ORUÇ 8 / A 9 9 6.00 6 4 4.67 10 0 10.00 2 2 1.33 2 2 1.33 13 4 11.67 42.00 21.00 35.00 236.296 12041 369 198 9

10 379 - HATİCE DİNÇER 8 / A 7 10 3.67 7 3 6.00 9 1 8.67 0 0 0.00 3 5 1.33 11 6 9.00 37.00 25.00 28.67 204.696 15745 455 253 10
11 372 - MAHMUT NAZLI 8 / A 5 11 1.33 5 3 4.00 6 2 5.33 0 0 0.00 1 2 0.33 15 5 13.33 32.00 23.00 24.32 202.652 16018 462 256 11
12 157 - ARDA TOPRAK 8 / A 7 9 4.00 6 4 4.67 8 1 7.67 0 0 0.00 0 0 0.00 10 5 8.33 31.00 19.00 24.67 191.348 17306 481 264 12
13 563 - SUDE KAYA 8 / A 7 7 4.67 5 3 4.00 6 4 4.67 4 3 3.00 3 6 1.00 9 9 6.00 34.00 32.00 23.34 186.444 17873 488 268 13
14 256 - DİLEK ŞEN 8 / B 7 7 4.67 3 4 1.67 8 2 7.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 9 4 7.67 27.00 19.00 20.67 185.467 17992 492 271 14
15 1 - BERAT BULUT 8 / A 10 6 8.00 3 7 0.67 3 6 1.00 0 0 0.00 3 3 2.00 5 6 3.00 24.00 28.00 14.67 179.511 18767 510 280 15
16 108 - ALEYNA OROÇ 8 / A 5 13 0.67 4 5 2.33 5 4 3.67 1 3 0.00 4 8 1.33 10 8 7.33 29.00 41.00 15.33 164.178 20949 535 289 16
17 265 - EDANUR KÜSEN 8 / A 8 11 4.33 3 6 1.00 9 1 8.67 4 2 3.33 0 3 -1.00 7 9 4.00 31.00 32.00 20.33 162.696 21146 537 291 17
18 248 - SEYRAN AYDIN 8 / A 4 14 -0.67 6 3 5.00 7 3 6.00 2 4 0.67 3 9 0.00 8 7 5.67 30.00 40.00 16.67 146.919 23563 571 311 18
19 359 - GÖRKEM KALKAN 8 / B 2 13 -2.33 3 6 1.00 4 5 2.33 1 2 0.33 2 11 -1.67 12 6 10.00 24.00 43.00 9.66 140.978 24658 583 314 19
20 0 - AYŞENUR İLKYAZ 8 / A 7 12 3.00 6 4 4.67 8 2 7.33 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 21.00 15.00 135.556 25675 594 323 20
21 7 - ZE R* * **Çİ 8 / B 4 12 0.00 5 4 3.67 5 5 3.33 1 5 -0.67 3 8 0.33 7 12 3.00 25.00 46.00 9.66 129.111 26912 611 330 21
22 229 - ZEYNEP AKINCI 8 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 6 14 1.33 31.00 59.00 11.33 128.652 26991 613 331 22
23 387 - HÜSNA NUR BAYRAM 8 / B 4 12 0.00 2 5 0.33 6 4 4.67 1 2 0.33 0 9 -3.00 9 10 5.67 22.00 42.00 8.00 123.719 27932 621 336 23
24 328 - FUNDA SAĞLAM 8 / B 3 11 -0.67 5 5 3.33 8 1 7.67 4 2 3.33 1 6 -1.00 4 12 0.00 25.00 37.00 12.66 111.333 30608 650 356 24
25 190 - GİZEM KABAKTEPE 8 / B 5 12 1.00 4 4 2.67 4 5 2.33 1 4 -0.33 0 11 -3.67 6 9 3.00 20.00 45.00 5.00 108.874 31128 654 359 25
26 0 - AYŞENUR İLKYAZ 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 2 9 -1.00 2.00 12.00 -2.00 88.148 34616 681 372 26


